
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YKS 2. OTURUM - AYT 02 (KG00-SS.02DES22) 12 173 190 4011

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,8 6,32 3,2 1,9 2,69 13,5 4,9 12,25 8,5 6,7 6,85 32,7 18,3 28,11 196,910 242,690 219,500

Okul Ortalaması 9,0 12,3 5,94 7,3 4,8 6,06 2,8 6,3 1,27 1,8 2,5 1,12 20,8 25,8 14,39 202,160 191,820 184,120

KATILIMLAR

1 0 SALİH V   29 9 26,75 32 6 30,50 4 0 4,00 65 15 61,25 339,601 1 1 18 196,277 1 2 2636 257,515 1 1 868

2 0 BÜNYANİN ATMACA   15 10 12,50 20 7 18,25 35 17 30,75 258,283 2 2 353 184,997 3 5 3046 201,217 3 4 2391

3 0 ÖMER KARAGÖZ 12B 16 11 13,25 18 12 15,00 34 23 28,25 252,088 1 3 426 184,997 3 5 3046 203,805 1 3 2305

4 89 SEMİH ALTUN   17 15 13,25 6 4 5,00 23 19 18,25 221,098 3 4 997 184,997 3 5 3046 203,860 2 2 2302

5 0 KEREM YUSUF AYDIN   8 4 7,00 2 1 1,75 10 5 8,75 191,893 4 5 1895 184,997 3 5 3046 183,690 4 6 2910

6 101 ENES ARDA ALKAN 12B 3 3 2,25 3 3 2,25 172,701 2 6 2597 184,997 3 5 3046 168,900 4 8 3330

7 72 SALİH ERTAŞ   3 9 0,75 3 8 1,00 4 26 -2,50 6 5 4,75 16 48 4,00 171,328 5 7 2641 191,562 2 4 2796 157,402 5 10 3681

8 246 KADİR GÜRSES 12A 5 15 1,25 4 31 -3,75 9 46 -2,50 169,671 1 8 2707 174,422 2 12 3510 155,335 2 11 3733

9 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 9 31 1,25 9 31 1,25 169,601 2 9 2710 184,997 1 5 3046 165,680 1 9 3435

10 138 KEREM KARASAN 12B 1 25 -5,25 5 8 3,00 6 33 -2,25 158,456 4 11 3542 184,997 3 5 3046 145,155 5 12 3877

11 0 MEHMET AKİF ERSOY 12B 2 15 -1,75 1 11 -1,75 9 15 5,25 1 15 -2,75 13 56 -1,00 155,341 5 12 3646 192,407 2 3 2768 170,967 3 7 3259
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YKS 2. OTURUM - AYT 02 (KG00-SS.02DES22) 12 173 190 4011

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,8 6,32 3,2 1,9 2,69 13,5 4,9 12,25 8,5 6,7 6,85 32,7 18,3 28,11 196,910 242,690 219,500

Okul Ortalaması 9,0 12,3 5,94 7,3 4,8 6,06 2,8 6,3 1,27 1,8 2,5 1,12 20,8 25,8 14,39 202,160 191,820 184,120

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 13 3 12,25 14 10 11,50 27 13 23,75 165,883 3 10 2906 252,147 1 1 1408 195,890 2 5 2549

2 0 SALİH V   29 9 26,75 32 6 30,50 4 0 4,00 65 15 61,25 339,601 1 1 18 196,277 1 2 2636 257,515 1 1 868

3 0 MEHMET AKİF ERSOY 12B 2 15 -1,75 1 11 -1,75 9 15 5,25 1 15 -2,75 13 56 -1,00 155,341 5 12 3646 192,407 2 3 2768 170,967 3 7 3259

4 72 SALİH ERTAŞ   3 9 0,75 3 8 1,00 4 26 -2,50 6 5 4,75 16 48 4,00 171,328 5 7 2641 191,562 2 4 2796 157,402 5 10 3681

5 246 KADİR GÜRSES 12A 5 15 1,25 4 31 -3,75 9 46 -2,50 169,671 1 8 2707 174,422 2 12 3510 155,335 2 11 3733
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YKS 2. OTURUM - AYT 02 (KG00-SS.02DES22) 12 173 190 4011

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,8 6,32 3,2 1,9 2,69 13,5 4,9 12,25 8,5 6,7 6,85 32,7 18,3 28,11 196,910 242,690 219,500

Okul Ortalaması 9,0 12,3 5,94 7,3 4,8 6,06 2,8 6,3 1,27 1,8 2,5 1,12 20,8 25,8 14,39 202,160 191,820 184,120

KATILIMLAR

1 0 SALİH V   29 9 26,75 32 6 30,50 4 0 4,00 65 15 61,25 339,601 1 1 18 196,277 1 2 2636 257,515 1 1 868

2 89 SEMİH ALTUN   17 15 13,25 6 4 5,00 23 19 18,25 221,098 3 4 997 184,997 3 5 3046 203,860 2 2 2302

3 0 ÖMER KARAGÖZ 12B 16 11 13,25 18 12 15,00 34 23 28,25 252,088 1 3 426 184,997 3 5 3046 203,805 1 3 2305

4 0 BÜNYANİN ATMACA   15 10 12,50 20 7 18,25 35 17 30,75 258,283 2 2 353 184,997 3 5 3046 201,217 3 4 2391

5 86 TALHA KAYMAK 12B 13 3 12,25 14 10 11,50 27 13 23,75 165,883 3 10 2906 252,147 1 1 1408 195,890 2 5 2549

6 0 KEREM YUSUF AYDIN   8 4 7,00 2 1 1,75 10 5 8,75 191,893 4 5 1895 184,997 3 5 3046 183,690 4 6 2910

7 0 MEHMET AKİF ERSOY 12B 2 15 -1,75 1 11 -1,75 9 15 5,25 1 15 -2,75 13 56 -1,00 155,341 5 12 3646 192,407 2 3 2768 170,967 3 7 3259

8 101 ENES ARDA ALKAN 12B 3 3 2,25 3 3 2,25 172,701 2 6 2597 184,997 3 5 3046 168,900 4 8 3330

9 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 9 31 1,25 9 31 1,25 169,601 2 9 2710 184,997 1 5 3046 165,680 1 9 3435

10 72 SALİH ERTAŞ   3 9 0,75 3 8 1,00 4 26 -2,50 6 5 4,75 16 48 4,00 171,328 5 7 2641 191,562 2 4 2796 157,402 5 10 3681

11 246 KADİR GÜRSES 12A 5 15 1,25 4 31 -3,75 9 46 -2,50 169,671 1 8 2707 174,422 2 12 3510 155,335 2 11 3733

12 138 KEREM KARASAN 12B 1 25 -5,25 5 8 3,00 6 33 -2,25 158,456 4 11 3542 184,997 3 5 3046 145,155 5 12 3877
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