
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 20 303 2300 99231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,79 20,23 2,25 1,73 1,82 1,65 1,90 1,18 3,20 0,95 2,96 3,31 0,72 3,13 0,01 0,01 0,01 7,12 2,66 6,46 0,99 0,48 0,87 1,37 1,52 0,99 1,12 1,64 0,71 0,77 1,45 0,40 44,7223,85 38,76 252,090

Okul Ortalaması 15,7513,95 12,26 1,90 2,15 1,36 1,15 2,25 0,59 2,20 1,40 1,85 2,50 1,05 2,24 0,00 0,20 -0,05 1,05 1,90 0,57 0,00 0,60 -0,15 0,50 1,05 0,24 0,45 1,15 0,16 0,20 1,30 -0,12 25,7027,00 18,95 181,770

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 26 13 22,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 2 5 0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 55 25 48,75 286,488 29028

2 0 SALİH        V   33 7 31,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 51 16 47,00 279,858 32302

3 135 EMRULLAH KESKİN 12A 33 5 31,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 0 1,00 46 11 43,25 268,488 38724

4 12 EFE   25 9 22,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 38 14 34,50 243,223 55565

5 0 ATMACA   27 7 25,25 2 0 2,00 2 0 2,00 1 2 0,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 37 10 34,50 242,898 55775

6 0 ÖMER KARAGÖZ 12K 23 12 20,00 3 1 2,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 21 27,75 223,185 68519

7 83 FURKAN K 12B 18 16 14,00 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 27 21 21,75 205,865 77838

8 0 RECEP   11 7 9,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 1 3 0,25 23 18 18,50 196,668 81880

9 332 MERT RAİF CÜRE 12A 17 15 13,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 23 26 16,50 190,108 84247

10 0 MERTCAN   15 20 10,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 0 1,00 4 1 3,75 22 29 14,75 185,245 85930

11 6 MELİK KIZILDAĞ 11B 9 2 8,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 0 5,00 1 3 0,25 17 13 13,75 182,420 86808

12 201 OSMAN ÇAK*K 11B 13 23 7,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 15 25 8,75 167,483 90885

13 0 KEREM YUSUF AYDIN   11 10 8,50 11 10 8,50 166,565 91106

14 127 SAMET ÇAKIR 12C 8 10 5,50 2 1 1,75 1 1 0,75 11 12 8,00 165,445 91366

15 72 SALİH   12 24 6,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 20 48 8,00 165,340 91401

16 237 SÜLEYMAN ÜNLÜ 11B 5 9 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 3 2,25 0 6 -1,50 14 31 6,25 160,558 92381

17 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 14 26 7,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 6 24 0,00 0 10 -2,50 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 29 91 6,25 160,000 92515

18 136 KADİRCAN TATLI   9 31 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 17 63 1,25 145,463 95168

19 315 RESUL ENES AKTÜRK 11B 5 21 -0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 16 37 6,75

20 57 MEHDİ ÖZÇELİK 11B 1 12 -2,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 9 19 4,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HIZ VE RENK TYT TG 20 303 2300 99231

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,9310,79 20,23 2,25 1,73 1,82 1,65 1,90 1,18 3,20 0,95 2,96 3,31 0,72 3,13 0,01 0,01 0,01 7,12 2,66 6,46 0,99 0,48 0,87 1,37 1,52 0,99 1,12 1,64 0,71 0,77 1,45 0,40 44,7223,85 38,76 252,090

Okul Ortalaması 15,7513,95 12,26 1,90 2,15 1,36 1,15 2,25 0,59 2,20 1,40 1,85 2,50 1,05 2,24 0,00 0,20 -0,05 1,05 1,90 0,57 0,00 0,60 -0,15 0,50 1,05 0,24 0,45 1,15 0,16 0,20 1,30 -0,12 25,7027,00 18,95 181,770

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,898 252,090 3 5 110 1357 55775

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 6,75 5,99 9,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,19 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,28 -0,12 0,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,72 0,28 2,10

Toplam: 120 37 10 34,50 29 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe DAEBCAc d  ECBaBCEDA CCD cBAEDECDbB CBbb

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal D B  A D  Ca  aAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Fen                 b   

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 13 4 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE 12   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,223 252,090 2 4 109 1351 55565

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,75 5,99 9,10

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,28 -0,12 0,40

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,72 0,28 2,10

Toplam: 120 38 14 34,50 29 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe eA BCAc    EaB ddEDAECaDdABAEDECeEBbCBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DCBeB d  dCBAEDAEDBa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 15 4 79

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN TATLI 136   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,463 252,090 8 18 292 2248 95168

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,75 5,99 9,10

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,19 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,28 -0,12 0,40

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 -0,72 0,28 2,10

Toplam: 120 17 63 1,25 1 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe AaeaAeCDBbEAecdabdeebdbbacedaaEcdbeaDbac

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eDcBBcDdaaBAabdaeAbb     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen dcedbdeacaEdecadebcd

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 2 17 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YUSUF AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,565 252,090 6 13 278 2183 91106

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 14,28 12,26 20,23

Toplam: 120 11 10 8,50 7 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe   Bc C  c E B  cD CC    Ee bBDd cC  b aa

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 1 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 5 7 26



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,245 252,090 5 10 252 2073 85930

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,75 5,99 9,10

Toplam: 120 22 29 14,75 12 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe ADaEACC c E BDbcDdeeb ebEb AeDEbaddBcdbe

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal eaeBccceaE A   DBdCE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 5 13 26

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,668 252,090 4 8 233 1983 81880

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,75 5,99 9,10

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,62 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,56 0,42 7,33

Toplam: 120 23 18 18,50 15 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe AeecACCDB aeBeCEDdC                     

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal bDeaBd ACaeAacCDBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik ebcC                                    

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH 72   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,340 252,090 7 15 281 2191 91401

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 6,75 5,99 9,10

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,62 0,57 6,46

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,06 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 0,56 0,42 7,33

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,28 -0,12 0,40

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,72 0,28 2,10

Toplam: 120 20 48 8,00 7 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe DAaeaAcb c adBacCEDAE beecBcbcdae cAedeC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal abeeaAeeEdCeAEbdcaaa     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik       a    C  Bd     *       B   d  a   

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen         a  c  db    

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 3 14 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH        V 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,858 252,090 1 2 42 778 32302

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 8 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 14,28 12,26 20,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,84 0,59 1,18

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,66 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,75 5,99 9,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,62 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 0,56 0,42 7,33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,28 -0,12 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,72 0,28 2,10

Toplam: 120 51 16 47,00 39 20,88 18,95 38,77

TYT Türkçe DAaBCAcDdbAECBDBCEDAECdDdABAEDECDEBAbBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCeABAdDcCCBbEDAEDBC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E e e   E B                             

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen       da            

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 3 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 1 33
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİ ÖZÇELİK 57 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 12 -2,00 -5 3,25 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,55 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,05 0,59 1,18

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 3,85 5,99 9,10

Toplam: 120 9 19 4,25 4 7,95 18,95 38,77

TYT Türkçe aeccebdD ccaec                          

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBeddeeECCB aDA         

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK KIZILDAĞ 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,420 252,090 1 11 256 2089 86808

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 5 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 2 8,50 21 3,25 12,26 20,23

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,55 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,05 0,59 1,18

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,25 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 3,85 5,99 9,10

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,10 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,10 0,42 7,33

Toplam: 120 17 13 13,75 11 7,95 18,95 38,77

TYT Türkçe ADB AbC B E BeC                         

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal bacdBa d  eAa  DBACE     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik ebcC                                    

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇAK*K 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,483 252,090 2 12 276 2178 90885

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 5 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 23 7,25 18 3,25 12,26 20,23

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,55 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,05 0,59 1,18

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 3,85 5,99 9,10

Toplam: 120 15 25 8,75 7 7,95 18,95 38,77

TYT Türkçe bcaaCbc dDcdbBa CdDeE aedABAca dDdBbaaDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal          e     AEa       

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 7 10 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ENES AKTÜRK 315 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 21 -0,25 -1 3,25 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,55 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,05 0,59 1,18

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 3,85 5,99 9,10

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,10 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,10 0,42 7,33

Fizik 7 4 0 4,00 57 0,85 0,24 0,99

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,45 -0,12 0,40

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,75 0,28 2,10

Toplam: 120 16 37 6,75 6 7,95 18,95 38,77

TYT Türkçe a acaA b cdd a deEbda   cba  bE D   dabC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal aCBeada  bCcAE A   d     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik           B c ca                        

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen CAEB       ee    bad

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 3 7 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÜNLÜ 237 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,558 252,090 3 16 285 2207 92381

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 5 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 9 2,75 7 3,25 12,26 20,23

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,55 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,05 0,59 1,18

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,25 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 3,85 5,99 9,10

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,85 0,24 0,99

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,35 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,45 -0,12 0,40

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 0,75 0,28 2,10

Toplam: 120 14 31 6,25 5 7,95 18,95 38,77

TYT Türkçe Abe AaeDeDd acb   C                     

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal ea aBBcc  e daCbdA E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Fen cd   EabDcEd Badcada

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH KESKİN 135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,488 252,090 1 3 58 941 38724

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 3 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 17,50 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,58 0,59 1,18

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,75 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 0,92 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,33 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 4,17 5,99 9,10

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,33 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,83 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 -0,50 0,42 7,33

Toplam: 120 46 11 43,25 36 22,00 18,95 38,77

TYT Türkçe DAcBCAcDbDAECBDBCcDAECCDeABAEDECD B CBDC

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal ceBeBcBDcCCBA bAE BC     

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 19 16 1 84

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN ÇAKMAK 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,000 252,090 3 17 286 2209 92515

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 3 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 17,50 12,26 20,23

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,58 0,59 1,18

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,75 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,92 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 -0,33 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 4,17 5,99 9,10

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,33 0,57 6,46

Geometri 10 0 10 -2,50 -25 -0,83 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 6 34 -2,50 -6 -0,50 0,42 7,33

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,67 0,24 0,99

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,25 0,16 0,71

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,08 -0,12 0,40

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,83 0,28 2,10

Toplam: 120 29 91 6,25 5 22,00 18,95 38,77

TYT Türkçe ADBabCeDBcdccaeEccdbAaDCcdBeaeEbbdAceebB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal dbAcccedeaBbaaCaeddc     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC

TYT Matematik bAcCbdaceebacbedEccaebEbbdEeaCbcbbcaaedd

Cevap Anahtarı B DAECDCCBBCEDBEDCEEAEAEECDAEBBCDDEEEDBCCB

TYT Fen EeaaDaCeDcdbbBadcbBa

Cevap Anahtarı B EABCDECCDEECDBCBAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 6 13 32

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 0 3 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 1 2 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 11 15
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RAİF CÜRE 332 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,108 252,090 2 9 245 2035 84247

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 3 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 17,50 12,26 20,23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,58 0,59 1,18

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,75 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,92 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 4 -1,00 -20 -0,33 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 4,17 5,99 9,10

Toplam: 120 23 26 16,50 14 22,00 18,95 38,77

TYT Türkçe AaeEAb ae E a CcDcCC bDCEAcbaDEadC  D aB

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal CceBB Dbb aAbaC     bb ce

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 10 6 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN K 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,865 252,090 2 7 213 1890 77838

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 2 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 18,38 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,75 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,62 0,59 1,18

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,88 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 11,62 5,99 9,10

Toplam: 120 27 21 21,75 18 35,25 18,95 38,77

TYT Türkçe AD acC  c EdBeadDdCCA DdEAdAcDE bddBDbCd

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C e BaD b Bb DCDBc E     

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 10 8 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KAYMAK 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,488 252,090 1 1 35 705 29028

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 2 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 18,38 12,26 20,23

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,75 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,62 0,59 1,18

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,88 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,62 5,99 9,10

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,50 0,57 6,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,15 0,87

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,50 0,42 7,33

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,38 0,24 0,99

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,12 0,16 0,71

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,25 -0,12 0,40

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 2,75 0,28 2,10

Toplam: 120 55 25 48,75 41 35,25 18,95 38,77

TYT Türkçe DAbBCAB bbcECBDBCbDAbCCDaABdEDEbDEBdbBea

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal DeBABA DcCCBAEDAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Matematik ECD   D    C                            

Cevap Anahtarı A ECDACBDCEDBCDCBEEAEEEADECBAECBEDDEEBDCBC

TYT Fen eAdeeaEEeDcaC Bce EB

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 12 7 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 3 1 0 33
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÇAKIR 127 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,445 252,090 1 14 280 2189 91366

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 1 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 5,50 12,26 20,23

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,75 0,59 1,18

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 2,50 5,99 9,10

Toplam: 120 11 12 8,00 7 8,00 18,95 38,77

TYT Türkçe baaabC  d E daaE cCCA              B  C 

Cevap Anahtarı B ADBEACCDBDEABDCEDBCCAEDCEABABDEDECABDCCB

TYT Sosyal C e BdD                  

Cevap Anahtarı B CDABBBDACEBAEDCDBACEDAEBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 19 3 0 16

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ HIZ VE RENK TYT TG

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAGÖZ 0 12K

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,185 252,090 1 6 171 1672 68519

Puanı Hesaplanan: 18 293 2256 96130

Katılımlar: 1 20 303 2300 99231

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,00 12,26 20,23

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 1,36 1,82

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 0,59 1,18

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,85 2,96

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 2,24 3,13

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 -0,05 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,25 5,99 9,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,24 0,99

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,16 0,71

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,12 0,40

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 0,28 2,10

Toplam: 120 33 21 27,75 23 27,75 18,95 38,77

TYT Türkçe DAbebABD DbECBbdCcD bCb BABAEDECDE  bdDd

Cevap Anahtarı A DAEBCABDCDAECBDBCEDAECCDBABAEDECDEBACBDC

TYT Sosyal  CBeBcd adCeAEeAEDB      

Cevap Anahtarı A DCBABABDECCBAEDAEDBCCEDAB

TYT Fen   c             b   

Cevap Anahtarı A CAEBCDEECDEBCDBACCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 19 12 4 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
KLASİK ÇAĞ'DA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFİ OKUMA VE YAZMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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