
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 17 552 2357 164843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6511,18 18,86 1,98 1,80 1,53 2,11 1,36 1,77 2,47 1,31 2,14 3,78 0,60 3,63 0,01 0,00 0,00 7,40 3,23 6,59 1,35 0,40 1,25 1,41 1,65 1,00 1,76 0,95 1,52 1,66 1,11 1,38 45,5823,59 39,67 254,810

Okul Ortalaması 13,5311,35 10,69 1,24 1,47 0,87 1,06 1,47 0,69 1,18 1,12 0,90 2,76 0,71 2,59 0,00 0,00 0,00 0,65 1,00 0,40 0,12 0,00 0,12 0,47 0,94 0,24 0,65 0,59 0,50 0,53 0,65 0,37 22,1919,30 17,37 176,550

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 28 12 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 5 0 5,00 61 22 55,50 306,830 40909

2 0 ÖMER KARAGÖZ 12B 33 7 31,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 52 11 49,25 286,743 54089

3 0 SALİH VAROL   33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 54 21 48,75 285,203 55184

4 0 BÜNYAMİN ATMACA   31 4 30,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 46 6 44,50 272,570 64988

5 101 ENES ARDA ALKAN 12B 12 9 9,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 3 1,25 4 0 4,00 19 15 15,25 186,788 137110

6 96 EREN AKYÜZ 12B 8 6 6,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 16 19 11,25 175,080 144355

7 136 KADİRCAN TATLI 12B 14 26 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 1 5 -0,25 25 55 11,25 175,000 144409

8 230 MERTCAN KESİKBAŞ 12B 12 22 6,50 1 3 0,25 1 4 0,00 4 1 3,75 18 30 10,50 172,865 145551

9 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 13 13 9,75 13 13 9,75 170,178 147004

10 72 SALİH 12B 13 21 7,75 0 5 -1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 3 2 2,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 20 45 8,75 167,448 148367

11 201 OSMAN ÇAKMAK 11B 10 20 5,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 14 25 7,75 164,825 149637

12 0 RECEP   9 10 6,50 2 3 1,25 11 13 7,75 164,560 149757

13 332 MERT RAİF CÜRE   5 4 4,00 2 0 2,00 1 0 1,00 8 4 7,00 162,660 150664

14 0 AHMET F AKCAN 12B 7 9 4,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 9 12 6,00 159,503 152155

15 0 ABDÜLHAMİD HAN HZ   3 0 3,00 3 0 3,00 151,060 155504

16 6 ABDÜLMELİK 11B 0 0 0,00

17 246 KADİR GÜRSES 12B 2 23 -3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 8 37 -1,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3 17 552 2357 164843

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,6511,18 18,86 1,98 1,80 1,53 2,11 1,36 1,77 2,47 1,31 2,14 3,78 0,60 3,63 0,01 0,00 0,00 7,40 3,23 6,59 1,35 0,40 1,25 1,41 1,65 1,00 1,76 0,95 1,52 1,66 1,11 1,38 45,5823,59 39,67 254,810

Okul Ortalaması 13,5311,35 10,69 1,24 1,47 0,87 1,06 1,47 0,69 1,18 1,12 0,90 2,76 0,71 2,59 0,00 0,00 0,00 0,65 1,00 0,40 0,12 0,00 0,12 0,47 0,94 0,24 0,65 0,59 0,50 0,53 0,65 0,37 22,1919,30 17,37 176,550

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLHAMİD HAN HZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,060 254,810 5 15 530 2273 155504

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 5 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 1,60 0,40 6,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,25

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 1,60 0,51 7,84

Toplam: 120 3 0 3,00 3 22,20 17,35 39,69

TYT Matematik   A  D C                                

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,570 254,810 2 4 191 1103 64988

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 5 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 14,35 10,69 18,86

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,65 0,69 1,77

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,15 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,40 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 5,45 5,04 9,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,24 1,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,60 0,50 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 0,37 1,38

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,80 1,10 3,91

Toplam: 120 46 6 44,50 37 22,20 17,35 39,69

TYT Türkçe CBCDcCBADEDEeBEADDCCEDCCDdbCD DEDB  CA  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCbBb   DC EC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Fen       DC            

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 17 3 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RAİF CÜRE 332   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,660 254,810 4 13 515 2242 150664

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 5 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 4 4,00 10 14,35 10,69 18,86

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,25 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,65 0,69 1,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,40 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 5,45 5,04 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,24 1,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,60 0,50 1,52

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 0,37 1,38

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,80 1,10 3,91

Toplam: 120 8 4 7,00 6 22,20 17,35 39,69

TYT Türkçe eBCDdaB                 D   c           

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal                 AD       

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 30 1 0 3

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,560 254,810 3 12 513 2234 149757

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 5 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 14,35 10,69 18,86

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,60 0,40 6,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,60 0,51 7,84

Toplam: 120 11 13 7,75 6 22,20 17,35 39,69

TYT Türkçe CBDaabeeb aB eDDCaEaC                   

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Matematik    aeaDC                                

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 3 1 10

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH VAROL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,203 254,810 1 3 148 943 55184

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 5 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 14,35 10,69 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,25 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,65 0,69 1,77

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,40 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 5,45 5,04 9,08

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 1,60 0,40 6,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,12 1,25

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 1,60 0,51 7,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,24 1,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,60 0,50 1,52

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,10 0,37 1,38

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,80 1,10 3,91

Toplam: 120 54 21 48,75 41 22,20 17,35 39,69

TYT Türkçe CBCDBCBADEDEdBEeaDCCEDeCaCbCeADEDBADCABD

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal DCeBEebcDCaEC AAADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik b    bD B        CeE   a   Cc           

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen    e  eC        e aA

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 30 26 4 87

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 4 2 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDÜLMELİK 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 2 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 3,88 17,35 39,69

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇAKMAK 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,825 254,810 1 11 512 2231 149637

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 2 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 20 5,00 13 2,50 10,69 18,86

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,25 0,69 1,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,75 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 0,50 5,04 9,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,24 1,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 0,37 1,38

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,88 1,10 3,91

Toplam: 120 14 25 7,75 6 3,88 17,35 39,69

TYT Türkçe eBCDe e  Ec  c AeabCEDeeadb bbbcaaA Ce  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal        d e      ADdd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Fen       eC           A

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 7 15 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN ÇAKMAK 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,178 254,810 1 9 504 2209 147004

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 1 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 13 9,75 24 9,75 10,69 18,86

Toplam: 120 13 13 9,75 8 9,75 17,35 39,69

TYT Türkçe eBCDBCadcdacdBEAeDCdEDCeae              

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 4 3 13



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET F AKCAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,503 254,810 8 14 522 2255 152155

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 6,39 5,04 9,08

Toplam: 120 9 12 6,00 5 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe C eaBAeC  acEAa      ec  C             b

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal b              Dc bA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 30 2 2 7

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARDA ALKAN 101 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,788 254,810 3 5 479 2101 137110

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,39 5,04 9,08

Toplam: 120 19 15 15,25 13 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe deCDBaaeD   bBEeaeCCED  D            A  

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal     db b CDaCed ADEC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 6 0 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKYÜZ 96 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,080 254,810 4 6 497 2186 144355

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 6 6,50 16 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,39 5,04 9,08

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,42 0,24 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,53 0,37 1,38

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,44 1,10 3,91

Toplam: 120 16 19 11,25 9 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe e DC  Ba  Cc A DC  e  b b D             

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bebDbecC cC   aDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Fen  d  ee      b    d  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 30 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜRSES 246 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 23 -3,75 -9 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,39 5,04 9,08

Toplam: 120 8 37 -1,25 -1 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe eabdabcecadddAeDabdadaabc               

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABcbbeD*bcbAAbaaEedc     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 0 4 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 0 9 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN TATLI 136 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,000 254,810 5 7 498 2188 144409

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 6,39 5,04 9,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,42 0,24 1,00

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,53 0,37 1,38

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,44 1,10 3,91

Toplam: 120 25 55 11,25 9 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe CeCDdaBAcbbEacEAaeCededbaCDbbcacDebaCAdb

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal aCbdbdEAcebaaedAADEd     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Fen bBcAecDbadceabdeeEec

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 9 21 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN KESİKBAŞ 230 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,865 254,810 6 8 501 2198 145551

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,39 5,04 9,08

Toplam: 120 18 30 10,50 9 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe a Da Aab  aB AabdCbDCaDaDeDdabDaeeddaa E

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal  BbabbDeac     DECbA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 7 23 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAGÖZ 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,743 254,810 2 2 145 927 54089

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 6,39 5,04 9,08

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,14 0,40 6,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,12 1,25

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,08 0,51 7,84

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,42 0,24 1,00

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,53 0,37 1,38

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,44 1,10 3,91

Toplam: 120 52 11 49,25 41 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe CBDCBABCbECeEAcDbCEDCCDaDCcADEDBcDCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal ABEDCdDC ECAeEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik    b                                    

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen      e      C    A  

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 27 3 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH 72 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,448 254,810 7 10 508 2217 148367

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 6,39 5,04 9,08

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,14 0,40 6,59

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,22 0,12 1,25

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,08 0,51 7,84

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,42 0,24 1,00

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,53 0,37 1,38

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,44 1,10 3,91

Toplam: 120 20 45 8,75 7 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe eBCDaaaAa   de e bCCbeCdaCb cADbaebeCABb

Cevap Anahtarı A CBCDBCBADEDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABD

TYT Sosyal ebbad bdDCadacebADcC     

Cevap Anahtarı A DCABECEADCDECAAAADECCCBAD

TYT Matematik   dac           ed                      

Cevap Anahtarı A CDADACDDBEADEEBCBCBEECCBECCCBCACBEBDBEBC

TYT Fen  e  e  C  E    ce  c

Cevap Anahtarı A EBAADDDCDBEABECDCEBA
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 30 11 17 37

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 3

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KAYMAK 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,830 254,810 1 1 82 712 40909

Puanı Hesaplanan: 15 537 2299 159316

Katılımlar: 9 17 552 2357 164843

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 10,58 10,69 18,86

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,94 0,87 1,53

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,00 0,69 1,77

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,06 0,90 2,14

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,39 2,59 3,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 6,39 5,04 9,08

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,14 0,40 6,59

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,22 0,12 1,25

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,08 0,51 7,84

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,42 0,24 1,00

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,50 0,50 1,52

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 0,53 0,37 1,38

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 1,44 1,10 3,91

Toplam: 120 61 22 55,50 46 18,50 17,35 39,69

TYT Türkçe CBDaaeBCedCBEeaeeCEDCCDCbCDADccBADCABDDE

Cevap Anahtarı B CBDCBABCDECBEADDCCEDCCDCDCDADEDBADCABDDE

TYT Sosyal bBEDCADCd CAAEDDECAA     

Cevap Anahtarı B ABEDCADCCECAAEDDECAABADCC

TYT Matematik  ec    C  a                           CA

Cevap Anahtarı B ADACDDDCADEEBCBCBEECCBECCCBCBEBEBDBEBCCA

TYT Fen cdDeDBEBE aECcC BADC

Cevap Anahtarı B AADDDBEBEABECDCEBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 30 25 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 2 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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