
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 20 464 487 20199

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,85 9,49 23,48 2,79 1,24 2,47 2,70 1,16 2,41 3,19 0,74 3,01 2,70 1,28 2,38 8,36 3,59 7,47 0,96 0,36 0,87 1,31 1,56 0,92 1,10 1,19 0,80 1,00 1,19 0,71 49,96 21,80 44,52 271,480

Okul Ortalaması 18,00 12,95 14,76 1,60 1,85 1,14 2,30 1,85 1,84 2,25 1,00 2,00 2,25 1,40 1,90 1,90 2,05 1,39 0,05 0,10 0,02 0,60 1,40 0,25 0,10 0,55 -0,04 0,20 0,45 0,09 29,25 23,60 23,35 210,610

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 30 7 28,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 5 -0,25 2 3 1,25 56 22 50,50 291,018 7230

2 1 SALİH VAROL 12B 28 12 25,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 49 23 43,25 269,375 9825

3 44 RECEP KILIÇKESER 11B 23 14 19,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 9 8 7,00 0 1 -0,25 48 27 41,25 264,030 10500

4 0 AKİF ERSOY 11B 26 12 23,00 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 6 5 4,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 44 26 37,50 252,270 12102

5 291 BÜNYAMİN ATMACA   24 14 20,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 0 1,00 39 17 34,75 244,280 13212

6 89 SEMİH ALTUN 12B 27 12 24,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 0 3,00 2 3 1,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 38 25 31,75 234,735 14268

7 72 SALİH ERTAŞ 12B 21 17 16,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 3 0,25 6 6 4,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 39 36 30,00 230,513 14758

8 74 ÖMER KARAGÖZ 12B 24 14 20,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 35 24 29,00 226,945 15179

9 83 FURKAN KAHVECİ 12B 23 14 19,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 34 23 28,25 224,770 15393

10 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 24 16 20,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 35 27 28,25 224,715 15399

11 125 SEYİT ÖNLÜTÜRK 12C 16 18 11,50 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 29 21 23,75 212,220 16530

12 240 MERTCAN KESİKBAŞ 12B 19 21 13,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 29 32 21,00 203,633 17147

13 332 MERT RAİF CÜRE 12A 17 15 13,25 1 4 0,00 1 4 0,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 29 18,75 196,953 17602

14 309 KEREM YUSUF AYDIN 12B 13 10 10,50 0 1 -0,25 13 11 10,25 171,590 18879

15 315 RESUL ENES AKTÜRK 11B 5 2 4,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 12 16 8,00 165,555 19064

16 236 HAMZA ALPER ERSOY   11 14 7,50 11 14 7,50 163,675 19143

17 0 MEHDİ ÖZÇELİK 11 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 1 -0,25 10 11 7,25 163,518 19152

18 201 OSMAN ÇAKMAK 11B 11 28 4,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 1 2,75 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 20 51 7,25 163,345 19163

19 6 MELİK KIZILDAĞ 11B 11 14 7,50 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 1 5 -0,25 13 30 5,50 157,635 19357

20 135 EMRULLAH KESKİN 12A 4 4 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 5 7 3,25 151,425 19552
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum) 20 464 487 20199

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,85 9,49 23,48 2,79 1,24 2,47 2,70 1,16 2,41 3,19 0,74 3,01 2,70 1,28 2,38 8,36 3,59 7,47 0,96 0,36 0,87 1,31 1,56 0,92 1,10 1,19 0,80 1,00 1,19 0,71 49,96 21,80 44,52 271,480

Okul Ortalaması 18,00 12,95 14,76 1,60 1,85 1,14 2,30 1,85 1,84 2,25 1,00 2,00 2,25 1,40 1,90 1,90 2,05 1,39 0,05 0,10 0,02 0,60 1,40 0,25 0,10 0,55 -0,04 0,20 0,45 0,09 29,25 23,60 23,35 210,610

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11 11B 12A 12B 12C

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 11B 12A 12B 12C



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ATMACA 291   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,280 271,480 1 5 281 302 13212

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 2 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 14,00 14,76 23,48

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,50 1,84 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,00 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,25 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 6,62 6,88 10,27

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,50 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,50 1,41 8,34

Toplam: 120 39 17 34,75 29 21,12 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEab EeEaDDaB eaACcBCAbdEbAeEDDbEeACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BECCcCAD  CED AdeCCC

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik           A                             

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA ALPER ERSOY 236   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,675 271,480 2 16 452 475 19143

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 2 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 14,00 14,76 23,48

Toplam: 120 11 14 7,50 6 21,12 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEBD EbaBcDaaecbddaBCdba              

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 2 17
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİ ÖZÇELİK 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,518 271,480 1 17 453 476 19152

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 1 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 1 2,75 7 2,75 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,84 2,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,00 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,00 6,88 10,27

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,25 0,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,50 0,30 2,43

Toplam: 120 10 11 7,25 6 7,25 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAc                                    

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal      a DCc  D  dBCCb

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Fen Ab edcd e           

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ERSOY 0 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,270 271,480 2 4 254 275 12102

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 5 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 11,70 14,76 23,48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,84 2,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,50 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,80 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,65 6,88 10,27

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,80 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 2,80 1,41 8,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,05 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,20 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,25 0,30 2,43

Toplam: 120 44 26 37,50 31 19,90 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEaD EC acDaBbebAeBBCADEdCAcEDaaEBACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BEbC CADede D daBCCC

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik aEc   c      aa BCBD      E             

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen c  B e        e     

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK KIZILDAĞ 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,635 271,480 5 19 457 480 19357

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 5 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 11,70 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,30 1,84 2,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,50 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,80 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 1 11 -1,75 -9 5,65 6,88 10,27

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 2,80 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,80 1,41 8,34

Toplam: 120 13 30 5,50 5 19,90 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEBD EbaBcDaaecbddaBCdba              

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal daebcebadeCd        

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik ac ebdA                                 

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 2 17
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇAKMAK 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,345 271,480 4 18 454 477 19163

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 5 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 28 4,00 10 11,70 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,84 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,80 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,65 6,88 10,27

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,80 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,80 1,41 8,34

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,05 0,25 0,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,20 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 -0,25 0,30 2,43

Toplam: 120 20 51 7,25 6 19,90 23,35 44,52

TYT Türkçe Aebbec EaddaedBbcaeeBaaAadEdAacDDaEeAabb

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal ccededbDeeCd eA BCCb

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik     a     e         bBE      c          

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen Ae ed    d    bbc   

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 5 17
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP KILIÇKESER 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,030 271,480 1 3 212 230 10500

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 5 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 11,70 14,76 23,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,30 1,84 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,50 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,80 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 5,65 6,88 10,27

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 2,80 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 2,80 1,41 8,34

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,05 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,10 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 0,09 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,30 2,43

Toplam: 120 48 27 41,25 34 19,90 23,35 44,52

TYT Türkçe AbAE DdEaE  bbBcdEdCBBCADEdaAcEDaaEeACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BECCACADCBCEDdAdeCCb

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik aEd    ebDACdaa BCB   bD  E             

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen b                   

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ENES AKTÜRK 315 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,555 271,480 3 15 451 474 19064

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 5 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 2 4,50 11 11,70 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,84 2,41

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,50 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,80 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 5,65 6,88 10,27

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,80 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,87

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,80 1,41 8,34

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,05 0,25 0,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,10 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,20 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,25 0,30 2,43

Toplam: 120 12 16 8,00 7 19,90 23,35 44,52

TYT Türkçe ACcEBDb                                 

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal      ad Cc  D  dBbCb

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik    b C    A d                           

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen Ab edcd e           

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH KESKİN 135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,425 271,480 3 20 460 483 19552

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 3 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 4 3,00 8 12,08 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,42 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,25 1,84 2,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,08 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,08 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 0 2 -0,50 -3 3,83 6,88 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,08 1,39 7,47

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,42 1,41 8,34

Toplam: 120 5 7 3,25 3 16,75 23,35 44,52

TYT Türkçe dcEAEeaD                                

Cevap Anahtarı A CAEAECBDABEEDDABEBBBCACADADEEECDADDEEBAC

TYT Sosyal        cc           

Cevap Anahtarı A ECABCACBDCEDCACBCCCE

TYT Matematik                             a  C        

Cevap Anahtarı A EACBCACDCDCABCDACEDCBBDABECCBEECDECBADAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN ÇAKMAK 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,715 271,480 1 10 365 386 15399

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 3 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 12,08 14,76 23,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,42 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,25 1,84 2,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,08 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 3,83 6,88 10,27

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,08 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,42 1,41 8,34

Toplam: 120 35 27 28,25 24 16,75 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAacDdEabBDDbBAeddaBabAcEEeAaEDDEEdACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BceCeCeDdcCcDeAEBCaa

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik eE                                      

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RAİF CÜRE 332 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,953 271,480 2 13 430 451 17602

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 3 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 12,08 14,76 23,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,42 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,25 1,84 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,08 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,08 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,83 6,88 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,08 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,02 0,87

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,42 1,41 8,34

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,17 0,25 0,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,33 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,09 0,71

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,42 0,30 2,43

Toplam: 120 26 29 18,75 16 16,75 23,35 44,52

TYT Türkçe eAbAae       Db aBcaCAeeDAaEEcbbADDEEaAC

Cevap Anahtarı A CAEAECBDABEEDDABEBBBCACADADEEECDADDEEBAC

TYT Sosyal ceceCedccCdDCACB b  

Cevap Anahtarı A ECABCACBDCEDCACBCCCE

TYT Matematik d                                       

Cevap Anahtarı A EACBCACDCDCABCDACEDCBBDABECCBEECDECBADAB

TYT Fen aaA        C     e  

Cevap Anahtarı A BCACBCBBCDACECEABCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAHVECİ 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,770 271,480 6 9 364 385 15393

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,50 1,41 8,34

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 34 23 28,25 24 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEaD Eeb DcceAeEAeBBaA EEbdcEDDaEaACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal c ee aADCBCcD dEBCCb

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik           A               a             

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YUSUF AYDIN 309 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,590 271,480 8 14 449 471 18879

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 19,78 14,76 23,48

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,50 1,41 8,34

Toplam: 120 13 11 10,25 9 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe AC Ea  Ee  Db  c d C B eD da   DDa  ACDc

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Matematik            b                            

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 4 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN KESİKBAŞ 240 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,633 271,480 7 12 424 445 17147

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,50 1,41 8,34

Toplam: 120 29 32 21,00 18 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe AaAEdcbECdaDDbBcBEdCecCADbdadabbDacBAbDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BEeCeadaCBeaDCedaCCC

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik                e                        

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 3 5 38
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAGÖZ 74 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,945 271,480 5 8 356 377 15179

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,38 6,88 10,27

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 35 24 29,00 24 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe CAEAEd DcB aDbbBdBBadACAaAaEEEaDADDbaeAC

Cevap Anahtarı A CAEAECBDABEEDDABEBBBCACADADEEECDADDEEBAC

TYT Sosyal Ee ceAeBDacDeeCBCCCa

Cevap Anahtarı A ECABCACBDCEDCACBCCCE

TYT Fen dC                  

Cevap Anahtarı A BCACBCBBCDACECEABCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ERTAŞ 72 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,513 271,480 4 7 340 361 14758

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 1,50 1,41 8,34

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 39 36 30,00 25 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAcdbcab  bDaBcBEcCBBCAaEECecaDDEEcACbd

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BddeceADCBC cCAacCa 

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik aEd    ebDAa    BCB          c       e  

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen d  eCeC        E    

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH VAROL 1 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,375 271,480 2 2 197 215 9825

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 1,50 1,41 8,34

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 49 23 43,25 36 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe AbAEaDAEeEaaDaBABEACBBCADEECAecDDabaAbDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal eEeCcCADCBCEDeAdBCCC

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik BE       a     d       D  E  B   a      

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen c       d    c E    

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 7 1 88
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 1 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ALTUN 89 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,735 271,480 3 6 317 338 14268

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,50 1,41 8,34

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 38 25 31,75 26 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe ACAEdc ECdaDDbBcBEACBBdADEaCAcEeDaEeACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal cEeCACcaeBC D AdeCCa

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik ed        A                             

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen    dd   d           

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KAYMAK 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,018 271,480 1 1 130 144 7230

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 8 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 19,78 14,76 23,48

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,34 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,84 2,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,16 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,38 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,38 6,88 10,27

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,56 1,39 7,47

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,02 0,87

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 1,50 1,41 8,34

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,56 0,25 0,92

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 -0,12 -0,04 0,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,41 0,09 0,71

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 0,84 0,30 2,43

Toplam: 120 56 22 50,50 42 30,50 23,35 44,52

TYT Türkçe AC EBD ECEBDDbBcBbAbBcCADEdCA EcDEEBACDA

Cevap Anahtarı B ACAEBDAECEBDDEBABEACBBCADEECADEDDEEBACDA

TYT Sosyal BECCAaAeCBCdDCAdBCCC

Cevap Anahtarı B BECCACADCBCEDCAEBCCC

TYT Matematik BE        Ae                            

Cevap Anahtarı B BEACCCACDDACEDCABCBDCBEDABECCBEECDADABCB

TYT Fen Aa BCeC deceCcCdcd B

Cevap Anahtarı B ACBBCBCABCDCCECEDCAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 6 2 75
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
İşçi Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 1 0 100
Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ TYT 2. Deneme 2023-2024 (1.Oturum)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT ÖNLÜTÜRK 125 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,220 271,480 1 11 402 423 16530

Puanı Hesaplanan: 20 462 485 19909

Katılımlar: 1 20 464 487 20199

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,50 14,76 23,48

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,14 2,47

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,84 2,41

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 2,00 3,01

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,75 1,90 2,38

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,50 6,88 10,27

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,25 0,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 -0,04 0,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,09 0,71

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,30 2,43

Toplam: 120 29 21 23,75 20 23,75 23,35 44,52

TYT Türkçe CecAEe a  c   bddaBadACAedaEEEbDcDDaEBAb

Cevap Anahtarı A CAEAECBDABEEDDABEBBBCACADADEEECDADDEEBAC

TYT Sosyal  e BCACBDC DCACB C a

Cevap Anahtarı A ECABCACBDCEDCACBCCCE

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı A BCACBCBBCDACECEABCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 8 8 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Yer ve Zaman 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
20. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Mekanik Enerji ve Korunumu 1 0 0 0
Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Renkler 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Eşbaskınlık 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
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