
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OS00-SS.35TYT02) 22 252 283 3952

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,78 12,42 18,68 2,02 1,37 1,68 0,67 1,57 0,28 2,85 0,74 2,66 2,75 1,29 2,43 10,52 4,51 9,39 1,58 0,63 1,43 1,25 1,55 0,86 1,15 1,09 0,88 0,77 0,86 0,55 45,34 26,03 38,84 254,220

Okul Ortalaması 18,00 16,86 13,78 2,18 1,68 1,76 1,05 2,45 0,43 2,91 0,91 2,68 2,50 1,50 2,12 4,95 3,18 4,16 0,23 0,55 0,09 1,05 0,82 0,84 0,64 1,05 0,38 0,32 0,59 0,17 33,83 29,59 26,41 220,050

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 27 11 24,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 18 2 17,50 5 2 4,50 3 4 2,00 2 4 1,00 70 27 63,25 330,163 571

2 1 SALİH VAROL 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 14 4 13,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 56 25 49,75 289,258 1118

3 44 RECEP KILIÇKESER 11B 19 18 14,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 15 2 14,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 47 29 39,75 260,180 1711

4 0 BÜNYAMİN ATMACA   26 14 22,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 41 22 35,50 246,315 2015

5 51 M AKİF ERSOY 11B 21 12 18,00 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 7 1 6,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 40 20 35,00 245,410 2049

6 74 ÖME  KARAGÖZ 12B 22 16 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 3 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 38 27 31,25 234,105 2350

7 101 ENES ARDA ALKAN 12B 21 19 16,25 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 3 2 2,50 6 3 5,25 1 0 1,00 1 0 1,00 38 31 30,25 231,323 2408

8 6 MELİK KIZILDAĞ 11B 14 9 11,75 3 2 2,50 1 4 0,00 5 0 5,00 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 34 20 29,00 228,073 2502

9 89 SEMİH ALTUN 12B 22 16 18,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 9 0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 38 36 29,00 227,350 2526

10 0 KEREM KARASAN 12B 14 15 10,25 3 1 2,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 34 26 27,50 223,788 2607

11 125 SEYİT 12C 19 14 15,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 33 25 26,75 220,790 2686

12 309 KEREM YUSUF AYDIN 12B 20 11 17,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 1 0 1,00 30 17 25,75 217,563 2776

13 110 CİHAN CAN AYDIN 12B 17 23 11,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 4 3,00 1 1 0,75 1 0 1,00 32 39 22,25 207,803 2984

14 201 OSMAN ÇAKMAK 11B 16 23 10,25 2 2 1,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 30 35 21,25 204,953 3043

15 332 MERT RAİF CÜRE 12A 18 13 14,75 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 24 16 20,00 200,483 3136

16 38 KADİRCAN LACİVERT 11A 16 20 11,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 7 23 1,25 2 8 0,00 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 38 78 18,50 196,490 3234

17 72 SALİH ERTAŞ 12B 14 25 7,75 1 3 0,25 1 3 0,25 3 0 3,00 2 2 1,50 2 6 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 42 16,50 190,873 3320

18 315 RESUL ENES AKTÜRK 11B 15 16 11,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 22 27 15,25 186,665 3385

19 152 AHMET F AKCAN 12B 8 18 3,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 0 4,00 2 1 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 19 26 12,50 179,285 3491

20 127 SAMET ÇAKIR 12C 12 15 8,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 3 0 3,00 18 23 12,25 177,923 3510

21 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 13 27 6,25 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 20 37 10,75 173,653 3572

22 318 HALİL ERTEKİN 12A 15 23 9,25 15 23 9,25 168,733 3623
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OS00-SS.35TYT02) 22 252 283 3952

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,78 12,42 18,68 2,02 1,37 1,68 0,67 1,57 0,28 2,85 0,74 2,66 2,75 1,29 2,43 10,52 4,51 9,39 1,58 0,63 1,43 1,25 1,55 0,86 1,15 1,09 0,88 0,77 0,86 0,55 45,34 26,03 38,84 254,220

Okul Ortalaması 18,00 16,86 13,78 2,18 1,68 1,76 1,05 2,45 0,43 2,91 0,91 2,68 2,50 1,50 2,12 4,95 3,18 4,16 0,23 0,55 0,09 1,05 0,82 0,84 0,64 1,05 0,38 0,32 0,59 0,17 33,83 29,59 26,41 220,050

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,315 254,220 1 4 108 128 2015

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 1 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 22,50 13,78 18,68

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,00 7,00 7,05

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,75 4,16 9,39

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 0,09 1,43

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,25 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,55

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,75 1,39 2,30

Toplam: 120 41 22 35,50 30 35,50 26,42 38,84

TYT Türkçe DbBBaEeACECBcEEADBaACeeaBDbEbEdBEBecBbCA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal  BAEC   d DECAdAbCAe

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik       D   A A            a    c   a     

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen   A      a          

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 1 0 100
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 1 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN LACİVERT 38 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,490 254,220 1 16 228 258 3234

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 1 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 20 11,00 28 11,00 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 0,43 0,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,00 7,00 7,05

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 1,25 4,16 9,39

Geometri 10 2 8 0,00 0 0,00 0,09 1,43

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 1,25 4,25 10,82

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,84 0,86

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 0,38 0,88

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,17 0,55

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,25 1,39 2,30

Toplam: 120 38 78 18,50 15 18,50 26,42 38,84

TYT Türkçe ccBda eAd  BcabAbBdACbbBB aaEdBaEBDcaCbA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal cBbdCcbadCDaCebAEdAe

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik cDaCBaecdbACdbcdbbcdBaceabbdcBADabbcadbc

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen eaccbDeaDaEAcdbcAecb

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 1 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 2 1 67
Üslü ifadeler 3 2 1 67
Köklü ifadeler 3 0 3 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 3 25
Ondalık Sayılar 2 1 1 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Sayı Basamakları 4 0 4 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 3 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 1 50
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Eşkenar Üçgen 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 2 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 2 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Genleşme 1 0 1 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 1 0 100
Proteinler 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M AKİF ERSOY 51 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,410 254,220 2 5 112 132 2049

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 5 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 13,10 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,40 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,30 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,70 7,00 7,05

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 5,85 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,09 1,43

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 6,05 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,45 0,38 0,88

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,65 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,20 1,39 2,30

Toplam: 120 40 20 35,00 29 28,05 26,42 38,84

TYT Türkçe DDBBC ec  CcAcEcDBEAC eca CE EBeE cDBbCd

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal E Ac c EBaDE AAdEC  

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik E DCB    aAC   E                        

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen   A  e   db    A    

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 2 0 67
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 1 0 25
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK KIZILDAĞ 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,073 254,220 3 8 159 181 2502

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 5 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 13,10 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,40 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,70 7,00 7,05

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,85 4,16 9,39

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 0,09 1,43

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 6,05 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,45 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,17 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,20 1,39 2,30

Toplam: 120 34 20 29,00 24 28,05 26,42 38,84

TYT Türkçe DbBBCEeA  aebEEeDBEAeCeBa               

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal cBdECcabBaDECAAcECA 

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik   cC   B aA    E      E  D      C       

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen   A      db         

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 2 0 67
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 1 1 25
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN ÇAKMAK 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,953 254,220 4 14 213 241 3043

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 5 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 13,10 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,40 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,70 7,00 7,05

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,85 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,09 1,43

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 6,05 4,25 10,82

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,45 0,38 0,88

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,65 0,17 0,55

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,20 1,39 2,30

Toplam: 120 30 35 21,25 18 28,05 26,42 38,84

TYT Türkçe beBeadAAaaaBcaEcDBEedbcadDCba BaEBcDdCdA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal  BdEecaa aDE  AAbCA 

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik           A                A            

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen a cB D   db    A  bC

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 0 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 1 0 100
Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP KILIÇKESER 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,180 254,220 1 3 81 100 1711

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 5 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 13,10 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,40 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,30 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,70 7,00 7,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 5,85 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,09 1,43

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 6,05 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,45 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,65 0,17 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,20 1,39 2,30

Toplam: 120 47 29 39,75 33 28,05 26,42 38,84

TYT Türkçe aeBeC ed cecAaEeDBdACCecaDCEEEBeE cDBbCd

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal cBdECc bBaDECAAcECAe

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik E DCB DB aAC   E  AE   C DA eB          

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen   A      db         

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 3 0 100
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 3 0 75
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 4 0 2 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Dört İşlem Yeteneği 3 2 0 67
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ENES AKTÜRK 315 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,665 254,220 5 18 235 265 3385

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 5 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 16 11,00 28 13,10 13,78 18,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,40 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,30 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,70 7,00 7,05

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 5,85 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 0,09 1,43

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 6,05 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,00 0,84 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,45 0,38 0,88

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,65 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,20 1,39 2,30

Toplam: 120 22 27 15,25 13 28,05 26,42 38,84

TYT Türkçe Cee Daee ec EccDEaB AeDCBEBbE bB aedD   

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal bC  ba  bA     C  Ab

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik       A         d     b                 

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen  c   C       a   deB

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 1 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 1 1 50
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ERTEKİN 318 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,733 254,220 3 22 249 279 3623

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 3 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 23 9,25 23 10,08 13,78 18,68

Toplam: 120 15 23 9,25 8 13,33 26,42 38,84

TYT Türkçe CABbDBcdbABCEbdaEb dAeceBd bcAecbdebDeBa

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 0 6 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN ÇAKMAK 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,653 254,220 2 21 245 275 3572

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 3 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 27 6,25 16 10,08 13,78 18,68

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,92 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,25 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 2,92 7,00 7,05

Toplam: 120 20 37 10,75 9 13,33 26,42 38,84

TYT Türkçe beBeabeACdaBbabbDabAdaAaBcbabdeBEBcDBebe

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal EaddabaaceDECAdAE   

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 1 0 100
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RAİF CÜRE 332 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,483 254,220 1 15 220 249 3136

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 3 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 10,08 13,78 18,68

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,92 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,25 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 2,92 7,00 7,05

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,33 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,43

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,33 4,25 10,82

Toplam: 120 24 16 20,00 17 13,33 26,42 38,84

TYT Türkçe CABbbBe    eEd DEbdEAa CBbBcE dBEa  DBdE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal      b B c  EA  Ae E

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik       A                                 

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 0 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET F AKCAN 152 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,285 254,220 10 19 242 272 3491

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 18 3,50 9 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 19 26 12,50 10 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe d BbbBeb   C c  dbd Aa bB d  Ad Eaeb ddE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal bC Bc C bcAC ADC  dE

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik C    cA         d                       

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafın Yorumlanması 6 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 0 50
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 0 33
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN CAN AYDIN 110 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,803 254,220 8 13 210 237 2984

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 32 39 22,25 19 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe CeeEcaDCEAabacAadCacAacdcbBDEAeBEBeebBdd

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal dbEBEEadDcbeEdDCbbAb

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik a   EeACB b      a                      

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen      dAB            

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 1 0 100
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 1 0
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARDA ALKAN 101 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,323 254,220 4 7 149 171 2408

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 38 31 30,25 25 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe bDadaEdACECBAabADBEACeeBBeabEddcEBbcBedA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal EBdEbc E aDEebdAECbb

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik a e   DB DAC   d         D              

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen   A      B          

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 1 0 100
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 0 33
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 0 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 1 0 25
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KARASAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,788 254,220 6 10 172 197 2607

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 34 26 27,50 23 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe CeedDde  AdCdA DcCa  b baE  E CB  eaeBBE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal bCE EEC bcA  ADeAaAb

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik CBD aeA   A    Bd     D   C      a      

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen      dAB            

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 3 0 100
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM YUSUF AYDIN 309 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,563 254,220 7 12 187 213 2776

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 30 17 25,75 21 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe dABEDBe c   bA    B ACDCabBaEeCBEaeaDBBE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal    B E  ac CE  CAeAa

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik       A        cd     D                 

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen       A             

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 0 33
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 2 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖME  KARAGÖZ 74 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,105 254,220 3 6 140 162 2350

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 38 27 31,25 26 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe DbcdabeA ECecEdADcEACC BBeabcEdBEBDeBCCA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal EdAEC Da dDEaAdAEeAe

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik ae     B  A    d         D              

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen d A      B          

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 0 33
Üslü ifadeler 3 1 1 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ERTAŞ 72 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,873 254,220 9 17 231 261 3320

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 27 42 16,50 14 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe Ceeceeaed cCaAbeEdBdAbcdBbBbEceBEabCecBE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal cC dcab aA CEA bA Ab

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik a     A  eb   b Ead           CB        

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen D    dAa        a   

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 1 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 2 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 1 0 50
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH VAROL 1 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,258 254,220 2 2 27 43 1118

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 56 25 49,75 41 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe eedEDBeCEbBeEAADaCBEAbeCBaBDEACBEaeCcBBE

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal ddcBE  BD ACEADbADAb

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik   c EDACB A D ABae  DCD eEC      a      

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA

TYT Fen       AeA  D b      

Cevap Anahtarı A DBDEACABADEDCEACDAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 1 0 100
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 0 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100
İklim Elemanları / Nem 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 0 33
Üslü ifadeler 3 1 1 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Ondalık Sayılar 2 2 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 2 1 1 50
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 4 1 1 25
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 3 2 1 67
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ALTUN 89 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,350 254,220 5 9 164 186 2526

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 38 36 29,00 24 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe DeceaEeAbECBAEEbDBcACCeaBDbb dBaE ccBCCA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal cBdEdAbEdCcEebAAbCbD

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik a e eceB  Aec        a a D              

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen d A    C B          

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 1 1 50
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 1 1 33
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 1 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 2 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KAYMAK 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,163 254,220 1 1 4 13 571

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 10 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 15,02 13,78 18,68

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,17 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,98 0,43 0,28

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,82 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,20 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,18 7,00 7,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 5,25 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,09 1,43

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 5,40 4,25 10,82

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,23 0,84 0,86

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,90 0,38 0,88

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,08 0,17 0,55

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 2,20 1,39 2,30

Toplam: 120 70 27 63,25 53 30,80 26,42 38,84

TYT Türkçe bDBeC AA dCBbEEcDcEAdCeBBDaEEEBaEBDDBCbA

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal EBAECebE aDECAAAbCAD

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik EDDCB D  DACADBcd AEBCE  D              

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen CcABEDcbbBEAbabAbeDd

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 1 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 1 0 100
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 1 0 100
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 3 0 100
Üslü ifadeler 3 2 0 67
Köklü ifadeler 3 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 2 0 50
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 2 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Sayı Basamakları 4 2 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 3 1 1 33
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 2 2 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
Genleşme 1 1 0 100
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 1 0
Proteinler 1 0 1 0
Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarının Yapısı 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÇAKIR 127 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,923 254,220 2 20 243 273 3510

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 2 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 15 8,25 21 11,88 13,78 18,68

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,50 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,50 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,25 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 5,00 7,00 7,05

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 2,38 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,43

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 2,38 4,25 10,82

Toplam: 120 18 23 12,25 10 19,50 26,42 38,84

TYT Türkçe e  aDa    B  bbDc B AbeCBaBDE Ce adebBd 

Cevap Anahtarı A CABEDBDCEABCEAADECBEACDCBEBDEACBEBACDBBE

TYT Sosyal b b Eab  cA  db   Ab

Cevap Anahtarı A ACEBEECBDAACEADCADAE

TYT Matematik CBD                                     

Cevap Anahtarı A CBDEEDACBCADDEABECABDCDABECABECBEECDADBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 0 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 2 0 67
Üslü ifadeler 3 1 0 33
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ MELTEM 2. YKS 1. OTURUM - TYT 02
(OS00-SS.35TYT02)

SAKARYA / AKYAZI / AKYAZI ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT 125 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,790 254,220 1 11 179 205 2686

Puanı Hesaplanan: 22 252 283 3876

Katılımlar: 2 22 252 283 3952

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 11,88 13,78 18,68

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,76 1,68

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 -0,25 0,43 0,28

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,50 2,68 2,66

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,25 2,12 2,43

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,00 7,00 7,05

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,38 4,16 9,39

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,43

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,38 4,25 10,82

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,84 0,86

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,38 0,88

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,17 0,55

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,25 1,39 2,30

Toplam: 120 33 25 26,75 22 19,50 26,42 38,84

TYT Türkçe   aBaEe d  BcdEdDBcACdeBdDCbE BaEBDcBCC 

Cevap Anahtarı B DDBBCEAACECBAEEADBEACCABBDCEEEBBEBDDBCCA

TYT Sosyal EBbcCcaa CbECAdAECAa

Cevap Anahtarı B EBAECADEBCDECAAAECAD

TYT Matematik       b   A   B                         

Cevap Anahtarı B EDDCBEDBCDACADBEACAEBCECEDAABBADCDEBBCEA

TYT Fen a A      e          

Cevap Anahtarı B CDABEDACDBEADEAAABDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İsim Türleri 1 0 1 0
Ünlülerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Ünsüzlerle İlgili Ses Olayları 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
Tırnak İşareti - Kesme İşareti 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Anadolu’nun Türkleşmesi 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Meridyen, Boylam ve Boylam Etkisi 1 0 1 0
İklim Elemanları / Sıcaklık 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0
İklim Elemanları / Nem 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam ve İbadet 2 2 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Gençlik 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 3 0 0 0
Üslü ifadeler 3 0 0 0
Köklü ifadeler 3 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 4 0 0 0
Ondalık Sayılar 2 1 0 50
Mutlak Değerli Denklemler 2 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Sayı Basamakları 4 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 3 1 0 33
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 2 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Eşkenar Üçgen 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 2 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
Genleşme 1 0 0 0
Kütle, Hacim ve Özkütle 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Proteinler 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarının Yapısı 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Hücrelerin Karşılaştırılması 1 0 0 0
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