
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03) 26 216 216 11270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,52 11,24 20,71 2,34 1,74 1,90 1,79 1,46 1,42 2,72 0,90 2,50 3,07 1,04 2,81 13,99 4,20 12,94 1,84 2,42 1,23 2,14 1,43 1,79 2,01 1,61 1,61 53,42 26,04 46,91 250,030

Okul Ortalaması 19,23 15,19 15,43 2,12 2,27 1,55 2,04 2,04 1,53 2,04 1,54 1,65 3,15 1,27 2,84 3,42 3,38 2,57 1,00 3,25 0,19 0,80 1,40 0,45 0,80 1,90 0,32 34,60 32,24 26,53 184,180

KATILIMLAR

1 86 TALHA KAYMAK 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 14 3 13,25 5 2 4,50 2 4 1,00 5 1 4,75 67 29 59,75 295,160 3112

2 1 SALİH *ROL 12B 30 9 27,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 14 3 13,25 59 17 54,75 281,780 3483

3 291 BÜNYAMİNATMACA   28 10 25,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 43 15 39,25 225,138 5876

4 74 ÖMER KARAGÖZ 12B 29 9 26,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 19 38,25 223,825 5944

5 51 M AKİF ERSOY 11B 27 12 24,00 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 5 0 5,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 2 0,50 44 22 38,50 223,785 5950

6 101 ENES ARDA ALKAN 12B 24 16 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 41 20 36,00 214,420 6502

7 110 CİHAN CAN AYDIN 12B 24 15 20,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 41 24 35,00 211,198 6653

8 83 FURKAN KAHVECİ 12B 23 12 20,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 38 17 33,75 209,438 6746

9 44 RECEP KILIÇKESER 11B 23 17 18,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 10 9 7,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 41 47 29,25 197,855 7462

10 318 HALİLERTEKİN 12A 22 16 18,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 1 0,75 2 1 1,75 38 29 30,75 197,668 7483

11 72 SALİH ERTAŞ 12B 17 21 11,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 39 42 28,50 193,698 7711

12 89 SEMİH ALTUN 12B 20 13 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 35 24 29,00 192,953 7758

13 125 SEYİTÖNLÜTÜRK 12C 19 13 15,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 4 0,00 30 25 23,75 175,450 8734

14 309 KER M YUSUF AYDIN 12B 21 14 17,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 4 1 3,75 1 1 0,75 1 0 1,00 29 22 23,50 174,700 8763

15 166 LOKMAN ÇAKMAK 12A 21 19 16,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 27 28 20,00 163,248 9302

16 138 KEREM KARASAN 12B 14 9 11,75 1 4 0,00 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 1 1 0,75 24 19 19,25 161,275 9389

17 315 RESUL ENES AKTÜRK 11B 13 18 8,50 1 3 0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 27 34 18,50 159,030 9467

18 135 EMRULLAH KESKİN 12A 12 8 10,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 0 3,00 2 1 1,75 23 18 18,50 158,115 9499

19 6 MELİK KIZILDAĞ 11B 11 11 8,25 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 23 23 17,25 156,850 9550

20 127 SAMET ÇAKIR 12C 12 13 8,75 3 0 3,00 1 1 0,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 22 22 16,50 153,438 9682

21 332 MERT RAİF CÜRE   A 13 17 8,75 2 3 1,25 2 3 1,25 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 24 30 16,50 152,668 9703

22 240 MERTCAN KESİKBAŞ 12B 16 24 10,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 28 48 16,00 152,050 9723

23 0 AHMET AKCAN 12B 11 12 8,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 20 21 14,75 147,368 9903

24 201 OSMAN CAKMAK 11B 17 21 11,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 22 39 12,25 138,875 10150

25 136 KADİRCAN TATLI 12B 14 25 7,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 5 35 -3,75 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 31 88 9,00 126,053 10500

26 246 KADİRGÜRSES 12B 12 28 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 8 0,00 0 7 -1,75 0 6 -1,50 0 6 -1,50 18 70 0,50 102,685 10940
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAKARYA AKYAZI Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03) 26 216 216 11270

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,52 11,24 20,71 2,34 1,74 1,90 1,79 1,46 1,42 2,72 0,90 2,50 3,07 1,04 2,81 13,99 4,20 12,94 1,84 2,42 1,23 2,14 1,43 1,79 2,01 1,61 1,61 53,42 26,04 46,91 250,030

Okul Ortalaması 19,23 15,19 15,43 2,12 2,27 1,55 2,04 2,04 1,53 2,04 1,54 1,65 3,15 1,27 2,84 3,42 3,38 2,57 1,00 3,25 0,19 0,80 1,40 0,45 0,80 1,90 0,32 34,60 32,24 26,53 184,180

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİNATMACA 291   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,138 250,030 1 3 73 73 5876

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 1 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,50 15,43 20,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,53 1,42

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,00 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,75 2,57 12,94

Toplam: 120 43 15 39,25 33 39,25 26,12 44,28

TYT Türkçe aBDABbdDdCBBAE D BdDDeAaACbBeBEDBEaEAEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal ECADa  CBcEAaCDCDBdA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik            A                 b          

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 10 70

Türkçe 40 28 10 70

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 4 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RAİF CÜRE 332   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,668 250,030 1 21 193 193 9703

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 1 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 8,75 15,43 20,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,53 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,00 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,00 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 0,75 2,57 12,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,19 1,23

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 0,45 1,79

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,32 1,61

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,00 0,96 4,62

Toplam: 120 24 30 16,50 14 16,50 26,12 44,28

TYT Türkçe A aDBadb    dAeDeaBbA  BebdeEbeCd Ce  EB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal bdaCDdEcbCD A   aDAb

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik           A                         b   

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen  c       dE  eB   b 

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 17 33

Türkçe 40 13 17 33

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 2 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M AKİF ERSOY 51 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,785 250,030 1 5 76 76 5950

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 5 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 14,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,10 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,65 1,53 1,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,95 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,35 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 6,05 7,57 8,63

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,69 2,57 12,94

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 -0,40 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,45 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,15 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,10 0,96 4,62

Toplam: 120 44 22 38,50 32 23,15 26,12 44,28

TYT Türkçe aBDABC DAdBdAEDDdBacDeACAdbBDBEcBbaEAEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal bCbD EDCB EA  DCDBEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik                          DE             

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen bad eed         dd B

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 14 2 70

Tarih-1 5 2 2 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 0 80

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 0 6 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MELİK KIZILDAĞ 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,850 250,030 4 19 189 189 9550

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 5 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 14,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,10 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,65 1,53 1,42

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,95 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,35 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 6,05 7,57 8,63

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 3,69 2,57 12,94

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,40 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,15 0,32 1,61

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,10 0,96 4,62

Toplam: 120 23 23 17,25 14 23,15 26,12 44,28

TYT Türkçe aBDeeC bAeB AaDceBa DCcCe               

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal  C    DCBe A  DCDaaA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik            A             DE  b        a 

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen dda            dba a

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 11 28

Türkçe 40 11 11 28

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 0 25
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 1 0 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0

TYT Fen 20 0 7 0

Fizik 7 0 3 0

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN CAKMAK 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,875 250,030 5 24 207 207 10150

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 5 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 14,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,10 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,65 1,53 1,42

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,95 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,35 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,05 7,57 8,63

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,40 0,19 1,23

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,45 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,15 0,32 1,61

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 -0,10 0,96 4,62

Toplam: 120 22 39 12,25 10 23,15 26,12 44,28

TYT Türkçe adDcdC cAeBBAbDeeBdDeCbCdebB BcbBbadeEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal dC cdcDeeA c  c     

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Fen baEcacd aE  d  b   e

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 4 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 3 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 3 8 15

Tarih-1 5 1 3 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 10 10

Fizik 7 1 6 14

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP KILIÇKESER 44 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,855 250,030 2 9 124 124 7462

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 5 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 14,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,10 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,65 1,53 1,42

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,95 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,35 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,05 7,57 8,63

Matematik-1 40 10 9 7,75 19 3,69 2,57 12,94

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,40 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,45 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,15 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 -0,10 0,96 4,62

Toplam: 120 41 47 29,25 24 23,15 26,12 44,28

TYT Türkçe ACeDBaACbeeEBAeDbEBcAEcBabdAEAcCdDCDbaEa

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal EedCDcdebCc    BaDAe

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  A cE abE Aa E  d a DC Cdec CA          

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen bdeAadc       ebcebd

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

TYT Matematik 40 10 9 25

Matematik-1 40 10 9 25

Oran-Orantı Kavramları 2 0 1 0
Üslü İfadeler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 2 0 100
Bölünebilme Kuralları 2 1 1 50
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 1 1 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 2 1 40
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 12 5

Fizik 7 1 6 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 6 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL ENES AKTÜRK 315 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,030 250,030 3 17 184 184 9467

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 5 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 14,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,10 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,65 1,53 1,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,95 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,35 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,05 7,57 8,63

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 3,69 2,57 12,94

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,40 0,19 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,45 0,45 1,79

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 -0,15 0,32 1,61

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 -0,10 0,96 4,62

Toplam: 120 27 34 18,50 15 23,15 26,12 44,28

TYT Türkçe aB eda bAbcdAaDee Ec  cec cB BEDaE cAEA 

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal de Dd bdaAb  aD DB b

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik    b     C A    E  b                    

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen AaE de  EE  d BC   c

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 18 33

Türkçe 40 13 18 33

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 1 50
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 5 9 25

Tarih-1 5 1 3 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 3 29

Mekanik Enerji 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 1 0 100
Hayvanlar 1 1 0 100
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH KESKİN 135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,115 250,030 3 18 187 187 9499

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 3 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 8 10,00 25 14,75 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,50 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,75 1,53 1,42

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,17 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,17 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 5,58 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 0,75 2,57 12,94

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,17 0,19 1,23

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,25 0,45 1,79

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,17 0,32 1,61

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,25 0,96 4,62

Toplam: 120 23 18 18,50 15 23,08 26,12 44,28

TYT Türkçe A aDBa    BaaAd ba cAE      E  CA     EB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal  e C   a    A  BdDA 

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik           A            b   b            

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen   a adeE BE   BE  b 

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 8 30

Türkçe 40 12 8 30

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal 20 5 3 25

Tarih-1 5 1 1 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 0 4 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 3 0 43

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 1 0 100
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİLERTEKİN 318 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,668 250,030 1 10 127 127 7483

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 3 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,75 15,43 20,71

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,50 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,53 1,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,17 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,17 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,58 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,75 2,57 12,94

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,17 0,19 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,25 0,45 1,79

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,17 0,32 1,61

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,25 0,96 4,62

Toplam: 120 38 29 30,75 26 23,08 26,12 44,28

TYT Türkçe AeBDBaba eaaBACbecBDAE BBEBAEeeCADCebdaB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal bcaCDdEBeeD AB eEDAC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik           A                             

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen Dee cd   eE   B   bB

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 16 55

Türkçe 40 22 16 55

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 3 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal 20 11 7 55

Tarih-1 5 2 3 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 1 4 14

Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Bilimsel Yöntem 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
LOKMAN ÇAKMAK 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,248 250,030 2 15 179 179 9302

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 3 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 14,75 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,50 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,53 1,42

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,17 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,17 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 5,58 7,57 8,63

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,17 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,25 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,17 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,25 0,96 4,62

Toplam: 120 27 28 20,00 17 23,08 26,12 44,28

TYT Türkçe EebAdddeAbBBAbDeeBbDDCeCddbBDBcDeEBbeEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal dCeDBcDbeAdc        

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Fen bcE                 

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 19 53

Türkçe 40 21 19 53

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 4 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 5 7 25

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AKCAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,368 250,030 12 23 202 202 9903

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,07 2,57 12,94

Toplam: 120 20 21 14,75 12 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe ACe dE       c  b c AEDB   Ab cCe aDebbB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal  dcCDe BeCe d cBEbAC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik           A            b                

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 12 28

Türkçe 40 11 12 28

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 0 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 5 2 2 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 0 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 0 3 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAN CAN AYDIN 110 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,198 250,030 5 7 97 97 6653

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 41 24 35,00 29 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe EeDABCaDddBeAEDbdBEc CbCbbbBcBEDBEdEAEeD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal ECdaBcDCBAEABCDeDBEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik                                    b    

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen  Bd  ad  c          

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 15 60

Türkçe 40 24 15 60

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 16 4 80

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

Mekanik Enerji 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ARDA ALKAN 101 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,420 250,030 4 6 93 93 6502

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 3,07 2,57 12,94

Toplam: 120 41 20 36,00 30 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe aBDABCaDddBeAEDbacccDbACbdbBcBEDBEdEAEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal bCdDBEDCBAEABCDCDdEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik  d                                      

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 3 0 100
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 17 3 85

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAHVECİ 83 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,438 250,030 6 8 100 100 6746

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 3,07 2,57 12,94

Toplam: 120 38 17 33,75 28 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe ACBDBa b  cEcAeDbEBbAEbB EBAEAcCbD DbbEB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal a aCD E cCD AB BdDAC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  A        A            b    CA          

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 5 2 2 40

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN TATLI 136 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,053 250,030 13 25 212 212 10500

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 5 35 -3,75 -9 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 31 88 9,00 8 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe ACdDBEcC babceaDacebAdcBeaBcEbeacbdccCEB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal EAcbDAEBeaebdcaBcade

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik eAcBaCeabccaecAEcbdeadbebdccabdcaebdcdaa

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen aebddcAEedEAbedEabdc

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 25 35

Türkçe 40 14 25 35

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 1 3 25
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 3 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 7 13 35

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

TYT Matematik 40 5 35 13

Matematik-1 40 5 35 13

Oran-Orantı Kavramları 2 0 2 0
Üslü İfadeler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 2 1 1 50
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar 2 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 2 0
Yüzde Problemleri 3 0 3 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 5 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Bölme İşlemi 1 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 2 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Çokgenler 2 0 2 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 1 6 14

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 1 0 100
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRGÜRSES 246 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,685 250,030 14 26 214 214 10940

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 28 5,00 13 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 2 8 0,00 0 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 0 19 -4,75 -24 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 18 70 0,50 0 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe dbeDdaedcdcEBAebDadbAEDaaddccAeabDdaACbd

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal Ecdaaeae CaCedaBabcd

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik eAacaCddba                              

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen bedeacdaecd bbcdedec

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 28 30

Türkçe 40 12 28 30

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 0 4 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal 20 4 15 20

Tarih-1 5 1 4 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

TYT Matematik 40 2 8 5

Matematik-1 40 2 8 5

Oran-Orantı Kavramları 2 0 1 0
Üslü İfadeler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 2 0 1 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 2 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 19 0

Fizik 7 0 7 0

Madde ve Özkütle 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 0 6 0

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 1 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KER M YUSUF AYDIN 309 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,700 250,030 9 14 165 165 8763

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 29 22 23,50 20 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe EBDABe  d BdAaD eBEceCACAaba BEcBbdaAEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal be a      cAaCbeDBEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik            e    E                       

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen   E                 

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 6 7 30

Tarih-1 5 0 3 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 0 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 1 0 14

Mekanik Enerji 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KARASAN 138 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,275 250,030 10 16 181 181 9389

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 24 19 19,25 16 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe AC  Ba    aEBAbbecBcAE B bBA A        Ec

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal bedeDeEBbC  A  BaDA 

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  c        A         c                   

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen  c   E              

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 9 35

Türkçe 40 14 9 35

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 0 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 0 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 0 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 0 0 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 1 4 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 1 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 1 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 1 1 14

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Mekanik Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN KESİKBAŞ 240 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,050 250,030 11 22 194 194 9723

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 28 48 16,00 13 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe EBDAaeabdCaecaDbeBEaeCdaAacabcEeabBEAbAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal beeeeccaeedAaCcCDBcb

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik       A    A    E                       

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen beE daA  Ee    bdaDc

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 24 40

Türkçe 40 16 24 40

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 2 33
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 2 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 5 0 5 0

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 1 0 50
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 2 4 29

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Atom Modelleri 1 0 1 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 1 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KARAGÖZ 74 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,825 250,030 3 4 75 75 5944

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 43 19 38,25 32 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe ACBcBEAe  BEcACDDEBcAEDBaaBAEbaCADCeACEB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal bdBCDAaa  ebAaEBaDAC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  A        A        DD                   

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen    c      a         

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 9 73

Türkçe 40 29 9 73

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 1 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 1 0 100
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 0 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 4 0 10

Matematik-1 40 4 0 10

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH *ROL 1 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,780 250,030 2 2 32 32 3483

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 3,07 2,57 12,94

Toplam: 120 59 17 54,75 46 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe ACcDBaACD BEBAeDDaBDAdDBdEBAEAaCADCDbaEB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal bABCDAEeeCDCABEBaDdC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  A d CC EBeE  A   CDD  bECD C           

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 1 0 100
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Oran-Orantı Kavramları 2 1 0 50
Üslü İfadeler 2 2 0 100
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar 2 1 0 50
Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Orantı Çeşitleri 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 2 0 67
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 1 20
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Bölme İşlemi 1 1 0 100
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ERTAŞ 72 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,698 250,030 7 11 135 135 7711

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 7 4 6,00 15 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 39 42 28,50 24 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe aBDAea  ceBBAdeDdBcaeaACedABDcEbaEdaAbeD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal bbcDedbCBAEAaCeCDBaA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik E d D ACdC A B  d            a          

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen baEDC dd ce    de  B

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 0 3 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 1 4 20

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 0 1 0
Emeviler 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 1 0 100
Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 7 4 18

Matematik-1 40 7 4 18

Bölünebilme Kuralları 2 1 0 50
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Oran-Orantı Kavramları 2 1 1 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 2 0 100
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 1 0
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 1 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 3 3 43

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 1 0
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH ALTUN 89 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,953 250,030 8 12 140 140 7758

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 35 24 29,00 24 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe AeBDBac  da BAeDD B AEDa EBAEAca DaebCcB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal EdBeDAcBeCcaAadBEcAC

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik  A        A                             

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen       b  cEA        

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 13 50

Türkçe 40 20 13 50

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 1 0
Kökler 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragraf Tamamlama 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 2 2 50
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 0 67
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 0 67
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Yakınma Paragrafları 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 1 0 100
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 1 0 50
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 1 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Mekanik Enerji 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Bilimsel Yöntem 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA KAYMAK 86 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
295,160 250,030 1 1 27 27 3112

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 14 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 16,21 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,41 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,89 1,53 1,42

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,84 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,20 7,57 8,63

Matematik-1 40 14 3 13,25 33 3,07 2,57 12,94

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,70 0,19 1,23

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,28 0,45 1,79

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 0,35 0,32 1,61

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 1,32 0,96 4,62

Toplam: 120 67 29 59,75 50 28,43 26,12 44,28

TYT Türkçe EaDABbebAdBBAEDbeBceDCACAbbBDBEDBEadAEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal EeADdEDaBccABeDCDBEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik E ECDBACBC AdB  E    d D D       a      

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

TYT Fen eaEDCBAAE ecdbdCAEDB

Cevap Anahtarı B ABEDCBAAEECDBDBCAEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Cümlenin Yorumlanması 1 1 0 100
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 1 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 1 0 100
Kökler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 1 0 100
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 2 1 67
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 2 1 67
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 0 1 0
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 1 0 100
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İnançla İlgili Meseleler 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 3 35

Matematik-1 40 14 3 35

Bölünebilme Kuralları 2 2 0 100
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Oran-Orantı Kavramları 2 2 0 100
Köklü İfadeler 2 1 1 50
Üslü İfadeler 2 2 0 100
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 1 0 100
Yüzde Problemleri 3 1 0 33
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 0 20
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 5 2 71

Mekanik Enerji 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Madde ve Özkütle 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Fizik Bilimine Giriş 1 1 0 100
Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 1 0 100
Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 1 0 100
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 1 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 1 0

Biyoloji 6 5 1 83

Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 1 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Vitaminler ve Hormonlar 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması 1 1 0 100
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 1 0 100
Bilimsel Yöntem 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET ÇAKIR 127 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,438 250,030 2 20 190 190 9682

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 2 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 12,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,75 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,12 1,53 1,42

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,62 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,00 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 0,50 2,57 12,94

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,19 1,23

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,45 1,79

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,32 1,61

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -1,25 0,96 4,62

Toplam: 120 22 22 16,50 14 20,12 26,12 44,28

TYT Türkçe  ecDea    Bc beD  B baeBa BA d C D D dEB

Cevap Anahtarı A ACBDBEACDCBEBACDDEBDAEDBBEBAEADCADCDACEB

TYT Sosyal E  CD  Bb  bAa BEDAb

Cevap Anahtarı A EABCDAEBDCDCABEBEDAC

TYT Matematik                        C                

Cevap Anahtarı A DABBECCEEBAEAEAEBDCDDCDCECDACAEBBCDAABCC

TYT Fen  a   c   d    c   b 

Cevap Anahtarı A DBCABEAEDBEADCBEDACB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 13 30

Türkçe 40 12 13 30

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 0 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragraf Tamamlama 1 0 0 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 0 75
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 0 1 0
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 3 0 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Emeviler 1 1 0 100
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 1 20

İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 0 0
Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 1 0 100
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Oran-Orantı Kavramları 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 1 0 20
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 2 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0
Fizik Bilimine Giriş 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Kuvvet ve Newton   un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Mekanik Enerji 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Saf Maddelerin Hâl Değişimleri 1 0 0 0
Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Kimyanın Sembolik Dili Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Periyodik Sistem Elementlerin Sınıflandırılması Periyodik Özelliklerin Değişimi 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ Zayıf Etkileşimler / Van Der Waals Etkileşimleri Zayıf Etkileşimler / Hidrojen Bağı 1 0 0 0
Atom Modelleri 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Bilimsel Yöntem 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması 1 0 0 0
Küçük Moleküllerin Taşınması 1 0 0 0
Vitaminler ve Hormonlar 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Bakteriler ve Arkeler Protistler -Bitkiler - Mantarlar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SEDEF YKS 1. OTURUM - TYT 03 (OP02-SS.31TYT03)

SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİTÖNLÜTÜRK 125 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,450 250,030 1 13 164 164 8734

Puanı Hesaplanan: 26 215 215 11038

Katılımlar: 2 26 216 216 11270

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 12,25 15,43 20,71

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,75 1,55 1,90

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -0,12 1,53 1,42

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,62 1,65 2,50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,84 2,81

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,00 7,57 8,63

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 0,50 2,57 12,94

Toplam: 120 30 25 23,75 20 20,12 26,12 44,28

TYT Türkçe aaaABC      AbDbdBccDC CAaABaBEDcE deEAD

Cevap Anahtarı B EBDABCCDACBBAEDDCBEDDCACACABDBEDBEBEAEAD

TYT Sosyal ECdDd beedEABa dDBEA

Cevap Anahtarı B ECADBEDCBAEABCDCDBEA

TYT Matematik    a     b A  d d                       

Cevap Anahtarı B EEECDBACBCBAEBEAEADACACDDDEDCCBCECBABADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 13 48

Türkçe 40 19 13 48

Cümlenin Yorumlanması 1 0 1 0
Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşula Bağlılık Tanımlama ve Örnekleme 1 0 1 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Öznel ve Nesnel Yargılar 1 1 0 100
Zarf (Belirteç) 1 0 0 0
Kökler Çekim Ekleri Yapım Ekleri 1 0 0 0
Ses Bilgisi 1 0 0 0
Kökler 1 0 0 0
Nokta (.) ve Üç Nokta (...) 1 0 0 0
Büyük Harflerin Kullanımı Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 0 0
Virgül (,) Noktalı Virgül (;) ve İki Nokta (:) 1 1 0 100
Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Düşüncenin Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
İçeriğine Özgü Bir Soru Köküne Sahip Olan Paragraflar 4 3 1 75
Paragraf Tamamlama 1 0 1 0
Aynı Paragrafa Bağlı Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 3 1 1 33
Yakınma Paragrafları 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 3 1 1 33
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 3 2 60

Türklerde Coğrafya ile Oluşan Yaşam Tarzı 1 1 0 100
Emeviler 1 1 0 100
Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Osmanlıda Toprak Mülkiyeti ve Çifthane Sistemi 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Eksen Eğikliği 1 0 0 0
Büyük İklim Tipleri 1 0 1 0
İç Kuvvetler / Volkanizma ve Depremler 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerini Gösterme Yöntemleri 1 0 1 0
İnsan, Doğa ve Coğrafya 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Varlık Felsefesi (Ontoloji) 1 0 1 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İnançla İlgili Meseleler 1 0 1 0
Allah-İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Bölünebilme Kuralları 2 0 1 0
Temel Kavramlar 2 0 0 0
Üç veya Daha Fazla Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Oran-Orantı Kavramları 2 0 1 0
Köklü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler 2 0 0 0
Üslü İfadeler Köklü İfadeler 1 0 0 0
Yüzde Problemleri 3 0 2 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 2 0 0 0
Orantı Çeşitleri 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklem ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar Üslü İfadeler 1 0 0 0
Sayı-Kesir Problemleri 5 0 0 0
Temel Kavramlar Sayı-Kesir Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Bölme İşlemi 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Çokgenler 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
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