
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Sakarya AKYAZI Akyazı Anadolu İmam Hatip Lisesi 23-24 Vip TYT Deneme-1 9118 127 127 18

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 26.01 8.13 23.97 10.13 4.75 8.94 12.41 4.22 11.36 4.33 4.34 3.25 52.88 21.44 47.52 251.164

İl Ortalaması 24.65 9.51 22.27 10.31 4.76 9.12 8.81 3.65 7.90 2.82 3.05 2.06 46.58 20.97 41.34 229.308
Okul Ortalaması 16.11 17.06 11.85 9.28 7.22 7.47 2.50 4.89 1.28 1.94 4.11 0.92 29.83 33.28 21.51 162.994

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLGİLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 86 - TALHA KAYMAK 12 / B 26 6 24.50 15 3 14.25 10 2 9.50 5 8 3.00 56.00 19.00 51.25 261.118 3719 33 33 1
2 1 - SALİH VAROL 12 / B 37 3 36.25 9 6 7.50 4 5 2.75 2 0 2.00 52.00 14.00 48.50 248.960 4304 42 42 2
3 0 - BÜNYAMİN ATMACA 0 / 0 22 10 19.50 14 2 13.50 2 0 2.00 0 0 0.00 38.00 12.00 35.00 204.775 6705 87 87 3
4 89 - SEMİH ALTUN 0 / 0 22 13 18.75 12 8 10.00 2 4 1.00 2 4 1.00 38.00 29.00 30.75 191.585 7328 99 99 4
5 318 - HALİL ERTEKİN 12 / A 16 9 13.75 13 6 11.50 1 0 1.00 5 6 3.50 35.00 21.00 29.75 189.155 7450 100 100 5
6 74 - ÖMER KARAGÖZ 12 / B 20 16 16.00 11 7 9.25 2 1 1.75 0 1 -0.25 33.00 25.00 26.75 179.105 7826 105 105 6
7 101 - ENES ARDA ALKAN 12 / B 17 21 11.75 11 6 9.50 1 0 1.00 2 1 1.75 31.00 28.00 24.00 170.707 8094 109 109 7
8 110 - CİHANCAYDINAYDIN 12 / B 15 19 10.25 11 6 9.50 2 2 1.50 2 2 1.50 30.00 29.00 22.75 166.985 8214 112 112 8
9 125 - SEYİT ÖNLÜTÜRK 12 / Ç 18 10 15.50 8 5 6.75 0 1 -0.25 1 0 1.00 27.00 16.00 23.00 166.882 8221 113 113 9

10 83 - FURKAN KAHVECİ 12 / B 17 15 13.25 9 6 7.50 2 1 1.75 0 0 0.00 28.00 22.00 22.50 166.040 8241 114 114 10
11 152 - AHMET K AKCAN 12 / B 13 18 8.50 11 5 9.75 0 2 -0.50 0 1 -0.25 24.00 26.00 17.50 148.700 8607 118 118 11
12 332 - MERT RAİF CÜRE 12 / A 10 18 5.50 9 10 6.50 3 1 2.75 2 2 1.50 24.00 31.00 16.25 147.630 8628 120 120 12
13 257 - MAKSUT ÇUKUR 12 / A 9 25 2.75 13 6 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 31.00 14.25 138.680 8757 121 121 13
14 135 - EMRULLAH KESKİN 12 / A 11 10 8.50 4 2 3.50 1 1 0.75 0 3 -0.75 16.00 16.00 12.00 132.667 8842 122 122 14
15 127 - SAMET ÇAKIROĞLU 12 / C 12 19 7.25 4 5 2.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 16.00 27.00 9.25 123.507 8942 124 124 15
16 136 - KADİRCAN TATLI 12 / B 11 29 3.75 4 16 0.00 9 31 1.25 3 17 -1.25 27.00 93.00 3.75 107.263 9050 125 125 16
17 246000 - KADİR GÜRSES 12 / B 5 35 -3.75 5 15 1.25 0 0 0.00 6 14 2.50 16.00 64.00 0.00 95.938 9085 126 126 17
18 0 - SÜLEYMAN ÜNLÜ 11 / B 9 31 1.25 4 16 0.00 6 34 -2.50 5 15 1.25 24.00 96.00 0.00 94.188 9088 127 127 18


